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Tillstånd att inom Södermanlands län att sätta upp 
valaffischer inför 2024 års val till Europaparlamentet 

Beslut 
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutar att de politiska partier 
som deltar i val till Europaparlamentet 2024 får tillstånd till 
affischering utmed allmänna vägar inom Södermanlands län under 
tidsperioden den 12 maj - den 16 juni 2024. Tillståndet gäller utom 
detaljplanelagt område. Tillståndet gäller inte inom vägområde, 
detaljplanelagt område och platser där bygglov krävs.  

Tillståndet förenas med följande villkor: 

- Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, 
motortrafikleder, mötesfria landsvägar eller andra vägar eller gator 
med motsvarande standard och inte heller på broar över sådana 
vägar eller gator.  

- Valaffischer får inte placeras i en kurva, korsning eller 
cirkulationsplats eller i övrigt så att de skymmer vägmärken.  

- Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med 
vägmärken eller trafikförordningar.  

- Valaffischers storlek får inte överstiga 4 m².  

- Valaffischer ska placeras minst 75 m från vägkorsningar och 
cirkulationsplatser, minst 50 m från vägmärken och trafiksignaler 
och minst 5 m från vägkanten.  

- Valaffischerna ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar 
nedskräpning i naturen.  

- Valaffischer får inte sättas upp i strid med miljöbalken (1998:808) 
eller kulturmiljölagen (1998:950).  
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- Före uppsättning ska samråd ske med väghållare, Trafikverket 
Region Öst och Polismyndigheten region Öst samt motsvarande 
befattningshavare i kommuner som är egna väghållare.  

- Valaffischer får inte sättas upp utan tillstånd från markägaren.  

- Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och 
ska tas ned senast en vecka efter valdagen.  

- Anordningarna ska vara borttagna senast söndagen den 16 juni 
2024. 

Beskrivning av ärendet  
Den 9 juni 2024 äger val till Europaparlamentet rum. Inför val är det 
vanligt förekommande att de politiska partierna som ställer upp i 
valet vill göra reklam via skyltar längs vägarna i syfte att informera 
medborgarna om deras politik och skapa intresse för valdeltagande. 
I samband med valet till Europaparlamentet 2024 bedömer 
länsstyrelsen att de politiska partierna har behov av att sätta upp 
valaffischer på sådant sätt för vilket tillstånd krävs. 

Motivering till beslutet 
Bestämmelser som beslutet grundas på  
Enligt 46 § väglagen (1971:948) får inom ett avstånd av 50 meter från 
ett vägområde inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed 
jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande 
ändamål finnas uppsatta utomhus.  

I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter 
som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.  

Bestämmelserna i första stycket gäller inte  

1. inom områden med detaljplan eller 

2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för 
upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället 
eller 

3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala 
angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller 
dylikt 

4. åtgärder för vilka bygglov krävs. 
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Av 6 – 10 §§ lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, LGS, framgår att det krävs tillstånd 
för att sätta upp tavla, inskrift eller därmed jämförlig anordning för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål utomhus. 
Bestämmelserna gäller inte anordningar inom vägområden eller för 
vilka bygglov krävs eller har lämnats in. Bestämmelserna gäller inte 
heller sådana åtgärder avseende skyltar och ljusanordningar som 
inte kräver bygglov efter beslut enligt 9 kap. 7 § första stycket plan- 
och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
Enligt 9 § LGS ska affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för 
reklam, propaganda eller liknande ändamål tas bort av den som 
ansvarar för anordningen inom fyra veckor efter uppsättandet, om 
inte den myndighet som avses i 6 § har medgett annat. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att valaffischering, vilket sker under en 
begränsad tid med valaffischer som traditionellt sett är enkelt 
utformade och lätta att uppfatta, inte medför någon fara ur 
trafiksäkerhetssynpunkt om skyltarna placeras i enlighet med 
villkoren för tillståndet. Då behovet av valaffischering inför valet till 
Europaparlamentet bedöms finnas under mer än 4 veckor finner 
länsstyrelsen att tillstånd för affischering krävs. Länsstyrelsen 
bedömer vid en avvägning mellan intresset att skydda 
landskapsbilden och allmänintresset för skyltarna i fråga, att 
allmänintresset av skyltarna väger tyngre.  

Vid en sammantagen bedömning finner därmed länsstyrelsen att 
tillstånd kan meddelas med angivna villkor. 

Information  
Tillståndet förutsätter att markägaren har medgett att affisch får 
sättas upp.  

Länsstyrelsen erinrar om att tillstånd för anordningarna i 
förekommande fall även kan erfordras av polismyndighet (enligt 
lokala ordningsstadgor) eller kommun (enligt plan och 
bygglagen). 

Ni kan överklaga beslutet  
Se bilaga med överklagandehänvisning. 
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De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av länsjurist Sara Larsson med valsamordnare 
Rebecka Klereús som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

Kopia till 
Trafikverket 
Valnämnderna 
De politiska partier som deltar i val till Europaparlamentet 2024 
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Ni kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten  
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen 
överklaga beslutet hos förvaltningsrätten.  

Så här överklagar ni beslutet  
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, 
innan det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. 
Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan till 
Länsstyrelsen Södermanland antingen via e-post; 
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen 
Södermanland, 611 86 Nyköping.  

Tiden för överklagande  
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre 
veckor från den dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in 
senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be 
att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att 
ni överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden 
kan förlängas.  

Ert överklagande ska innehålla  
• Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och 
diarienummer.  
• Hur ni vill att beslutet ska ändras.  
• Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.  

Skriv också följande uppgifter, om ni inte tidigare lämnat dem:  
• Person- eller organisationsnummer.  
• Telefonnummer där ni kan nås dagtid  
• E-postadress.  
• Annat som har betydelse för att domstolen ska kunna nå er.  

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni 
bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni 
behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.  

Ombud  
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska 
ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.  
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